B
RQdUC'O. Isabelle LEVASSEUR <isabelle.levasseur@reducio.fr>

RE: [EXTERNAL] REDUCIO: Demande de paiement Aout 2024 / Interne Mickaél BERREBI

1 message

Gaelle Akoute <akoute_gaelle@lilly.com> 18 octobre 2024 a 12:26
A : Isabelle LEVASSEUR <isabelle.levasseur@reducio.fr>

Bonjour Isabelle,

Un grand merci pour ce rappel.
Voici pour aout :

Navigo =0 €

Sodexo = 8,07 €
Tot = 8,07

Bien a vous.

Gaélle AKOUTE

Assistante Unités : Médicale Biomedecine & Oncologie

Lilly France
24 boulevard Vital Bouhot - CS 50004 - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex — France
Teél: + 33 (0)1 5549 37 721 Fax : +33 (0)1 41 44 36 08

akoute_gaelle@lilly.com | www.lilly.fr

A MEDICINE COMPANY



« NOTICE DE CONFIDENTIALITE : Ce courrier électronique de Lilly France ainsi que les fichiers éventuellement joints sont confidentiels et a usage exclusif de leurs destinataires. L'utilisation, la divulgation, la
publication, la distribution ou la reproduction non expressément autorisées de ce message et/ou de ses piéces jointes sont strictement interdites .Si vous avez regu ce message par erreur, merci de le retourner
par courriel a son émetteur et de détruire toute copie de I'original. »

« CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message from Lilly France including attachments if any, is confidential and for the sole use of the intended recipients. Any non-expressively authorized use,
dissemination, copying, and distribution of this message and /or attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the
original message. »

Lilly France traite vos données personnelles pour les finalités décrites dans la déclaration de confidentialité Lilly accessible ci-dessous. Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour toutes informations
sur ce traitement de données, contactez notre délégué a la protection des données par e-mail a privacy@lilly.com. Pour consulter notre déclaration de confidentialité cliquer ici : https://www.lilly.com/fr/
gestion-donnees-personnelles

De : Isabelle LEVASSEUR <isabelle.levasseur@reducio.fr>

Envoyé : vendredi 27 septembre 2024 11:00

A : Gaelle Akoute <akoute gaelle@lilly.com>

Objet : [EXTERNAL] REDUCIO: Demande de paiement Aout 2024 / Interne Micka&l BERREBI

Bonjour Gaelle,

Je souhaite procéder au paiement des frais de I'interne M. BERREBI pour le mois d'aolt 2024

Navigo = x €
Sodexo = x €

Tot=x

Auriez-vous svp la gentillesse de me renvoyer le lien d'accés au "registre partagé" merci d'avance.
Au plaisir d'avancer ensemble.
Isabelle LEVASSEUR

Responsable Administrative et Financiére



Reducioli:

Le service achat

5 rue du Talus
67400 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
+33388301392

Optimisation et modernisation des achats

06 87 81 51 41 | isabelle.levasseur@reducio.fr | www.reducio.fr |

Le mer. 21 aolt 2024 a 10:22, Isabelle LEVASSEUR <isabelle.levasseur@reducio.fr> a écrit :

Bonjour Gaelle,

Je viens de procéder au virement instantané au bénéfice de M. BERREBI.
Belle journée.

Au plaisir d'avancer ensemble.

Isabelle LEVASSEUR

Responsable Administrative et Financiére

Reduciol:

Le service achat

5 rue du Talus
67400 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
+33388301392

Optimisation et modernisation des achats

06 87 81 51 41 | isabelle.levasseur@reducio.fr | www.reducio.fr |

Le mar. 20 ao0t 2024 a 10:49, Gaelle Akoute <akoute gaelle@lilly.com> a écrit :

Bonjour Isabelle,

J'espére que vous allez bien et que vous avez passé un bel été !

Merci de bien vouloir procéder au paiement des frais de l'interne M. BERREBI pour le mois de Juillet :

Navigo = 39,79 €



Sodexo = 56,49 €

Tot = 121,28 € (+Frais Reducio juillet = 25 €)

Je reste a votre disposition pour toutes questions.
Un grand merci par avance.

Bien a vous.

Gaélle AKOUTE

Assistante Unités : Médicale Biomedecine & Oncologie

Lilly France
24 boulevard Vital Bouhot - CS 50004 - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex — France
Tél: +33(0)1554937 721 Fax: +33 (0)1 41 44 36 08

akoute_gaelle@lilly.com | www.lilly.fr

A MEDICINE COMPANY

« NOTICE DE CONFIDENTIALITE : Ce courrier électronique de Lilly France ainsi que les fichiers éventuellement joints sont confidentiels et a usage exclusif de leurs destinataires. L'utilisation, la divulgation,
la publication, la distribution ou la reproduction non expressément autorisées de ce message et/ou de ses piéces jointes sont strictement interdites .Si vous avez regu ce message par erreur, merci de le
retourner par courriel a son émetteur et de détruire toute copie de I'original. »

« CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message from Lilly France including attachments if any, is confidential and for the sole use of the intended recipients. Any non-expressively authorized use,
dissemination, copying, and distribution of this message and /or attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of
the original message. »

Lilly France traite vos données personnelles pour les finalités décrites dans la déclaration de confidentialité Lilly accessible ci-dessous. Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour toutes
informations sur ce traitement de données, contactez notre délégué a la protection des données par e-mail a privacy@lilly.com. Pour consulter notre déclaration de confidentialité cliquer ici
: https.//www.lilly.com/fr/gestion-donnees-personnelles
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